
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ10. SINIF 3. DENEME 20 85 146 4574

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,1 10,7 9,44 9,5 10,7 6,85 3,6 5,0 2,31 5,6 9,2 3,26 30,7 35,5 21,86 206,600

Okul Ortalaması 9,7 14,0 6,21 5,9 13,7 2,42 1,9 7,1 0,08 3,2 11,0 0,41 20,6 45,7 9,12 168,640

KATILIMLAR

1 54 ME KE 10B 13 10 10,50 11 11 8,25 2 1 1,75 3 11 0,25 29 33 20,75 203,020 1 1 26 53 2121

2 47 SE KU 10B 9 8 7,00 12 10 9,50 0 1 -0,25 5 14 1,50 26 33 17,75 194,507 2 2 32 69 2562

3 44 ME KI 10B 15 15 11,25 7 14 3,50 1 1 0,75 3 8 1,00 26 38 16,50 190,177 3 3 36 80 2761

4 64 TB Bİ 10A 12 11 9,25 7 7 5,25 2 6 0,50 2 6 0,50 23 30 15,50 187,411 1 4 40 86 2910

5 43 SU TO 10A 16 13 12,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 22 26 15,50 186,936 2 5 41 87 2930

6 71 Dİ ŞA 10B 6 9 3,75 10 15 6,25 2 1 1,75 6 13 2,75 24 38 14,50 185,210 4 6 42 89 3008

7 73 SU VAV   11 8 9,00 5 14 1,50 5 5 3,75 21 27 14,25 183,816 1 7 45 93 3070

8 1 İN SE 10B 9 10 6,50 8 5 6,75 1 3 0,25 0 10 -2,50 18 28 11,00 174,121 5 8 52 105 3523

9 52 H 10B 6 3 5,25 5 2 4,50 2 4 1,00 13 9 10,75 173,672 6 9 53 106 3543

10 51 BÜ  N  BE 10A 11 19 6,25 7 13 3,75 2 2 1,50 1 7 -0,75 21 41 10,75 173,472 3 10 54 107 3552

11 57 SU CE 10A 12 18 7,50 6 23 0,25 2 3 1,25 20 44 9,00 168,079 4 11 58 114 3755

12 60 AR KO 10A 7 12 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 5 2,75 13 25 6,75 161,881 5 12 62 120 3947

13 74 BE ÖZ 10A 11 14 7,50 5 19 0,25 1 8 -1,00 1 4 0,00 18 45 6,75 161,316 6 13 63 122 3963

14 0 SE KE 10A 10 20 5,00 8 22 2,50 6 24 0,00 5 25 -1,25 29 91 6,25 160,088 7 14 64 123 3995

15 48 AZ TE 10B 10 15 6,25 3 19 -1,75 1 2 0,50 2 7 0,25 16 43 5,25 156,979 7 15 67 126 4076

16 67 NU TÜ 10 7 22 1,50 2 6 0,50 8 22 2,50 4 15 0,25 21 65 4,75 156,094 1 16 69 128 4097

17 56 ÖZ   YA 10B 7 18 2,50 4 21 -1,25 2 6 0,50 3 14 -0,50 16 59 1,25 145,413 8 17 76 136 4350

18 49 EC KI 10B 9 20 4,00 6 24 0,00 0 29 -7,25 8 22 2,50 23 95 -0,75 139,326 9 18 80 140 4473

19 58 AL Hİ CE 10A 8 21 2,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 6 24 0,00 23 96 -1,00 138,637 8 19 82 142 4480

20 45 10A 5 13 1,75 2 14 -1,50 2 21 -3,25 9 48 -3,00 132,625 9 20 85 145 4528
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ10. SINIF 3. DENEME 20 85 146 4574

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,1 10,7 9,44 9,5 10,7 6,85 3,6 5,0 2,31 5,6 9,2 3,26 30,7 35,5 21,86 206,600

Okul Ortalaması 9,7 14,0 6,21 5,9 13,7 2,42 1,9 7,1 0,08 3,2 11,0 0,41 20,6 45,7 9,12 168,640

KATILIMLAR

1 54 ME KE 10B 13 10 10,50 11 11 8,25 2 1 1,75 3 11 0,25 29 33 20,75 203,020 1 1 26 53 2121

2 47 SE KU 10B 9 8 7,00 12 10 9,50 0 1 -0,25 5 14 1,50 26 33 17,75 194,507 2 2 32 69 2562

3 44 ME KI 10B 15 15 11,25 7 14 3,50 1 1 0,75 3 8 1,00 26 38 16,50 190,177 3 3 36 80 2761

4 64 TB Bİ 10A 12 11 9,25 7 7 5,25 2 6 0,50 2 6 0,50 23 30 15,50 187,411 1 4 40 86 2910

5 43 SU TO 10A 16 13 12,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 22 26 15,50 186,936 2 5 41 87 2930

6 71 Dİ ŞA 10B 6 9 3,75 10 15 6,25 2 1 1,75 6 13 2,75 24 38 14,50 185,210 4 6 42 89 3008

7 73 SU VAV   11 8 9,00 5 14 1,50 5 5 3,75 21 27 14,25 183,816 1 7 45 93 3070

8 1 İN SE 10B 9 10 6,50 8 5 6,75 1 3 0,25 0 10 -2,50 18 28 11,00 174,121 5 8 52 105 3523

9 52 H 10B 6 3 5,25 5 2 4,50 2 4 1,00 13 9 10,75 173,672 6 9 53 106 3543

10 51 BÜ  N  BE 10A 11 19 6,25 7 13 3,75 2 2 1,50 1 7 -0,75 21 41 10,75 173,472 3 10 54 107 3552

11 57 SU CE 10A 12 18 7,50 6 23 0,25 2 3 1,25 20 44 9,00 168,079 4 11 58 114 3755

12 60 AR KO 10A 7 12 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 5 2,75 13 25 6,75 161,881 5 12 62 120 3947

13 74 BE ÖZ 10A 11 14 7,50 5 19 0,25 1 8 -1,00 1 4 0,00 18 45 6,75 161,316 6 13 63 122 3963

14 0 SE KE 10A 10 20 5,00 8 22 2,50 6 24 0,00 5 25 -1,25 29 91 6,25 160,088 7 14 64 123 3995

15 48 AZ TE 10B 10 15 6,25 3 19 -1,75 1 2 0,50 2 7 0,25 16 43 5,25 156,979 7 15 67 126 4076

16 67 NU TÜ 10 7 22 1,50 2 6 0,50 8 22 2,50 4 15 0,25 21 65 4,75 156,094 1 16 69 128 4097

17 56 ÖZ   YA 10B 7 18 2,50 4 21 -1,25 2 6 0,50 3 14 -0,50 16 59 1,25 145,413 8 17 76 136 4350

18 49 EC KI 10B 9 20 4,00 6 24 0,00 0 29 -7,25 8 22 2,50 23 95 -0,75 139,326 9 18 80 140 4473

19 58 AL Hİ CE 10A 8 21 2,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 6 24 0,00 23 96 -1,00 138,637 8 19 82 142 4480

20 45 10A 5 13 1,75 2 14 -1,50 2 21 -3,25 9 48 -3,00 132,625 9 20 85 145 4528

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
  10 10A 10B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  10 10A 10B

                                                1 / 1



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ10. SINIF 3. DENEME 20 85 146 4574

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,1 10,7 9,44 9,5 10,7 6,85 3,6 5,0 2,31 5,6 9,2 3,26 30,7 35,5 21,86 206,600

Okul Ortalaması 9,7 14,0 6,21 5,9 13,7 2,42 1,9 7,1 0,08 3,2 11,0 0,41 20,6 45,7 9,12 168,640

KATILIMLAR

1 54 ME KE 10B 13 10 10,50 11 11 8,25 2 1 1,75 3 11 0,25 29 33 20,75 203,020 1 1 26 53 2121

2 47 SE KU 10B 9 8 7,00 12 10 9,50 0 1 -0,25 5 14 1,50 26 33 17,75 194,507 2 2 32 69 2562

3 44 ME KI 10B 15 15 11,25 7 14 3,50 1 1 0,75 3 8 1,00 26 38 16,50 190,177 3 3 36 80 2761

4 64 TB Bİ 10A 12 11 9,25 7 7 5,25 2 6 0,50 2 6 0,50 23 30 15,50 187,411 1 4 40 86 2910

5 43 SU TO 10A 16 13 12,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 22 26 15,50 186,936 2 5 41 87 2930

6 71 Dİ ŞA 10B 6 9 3,75 10 15 6,25 2 1 1,75 6 13 2,75 24 38 14,50 185,210 4 6 42 89 3008

7 73 SU VAV   11 8 9,00 5 14 1,50 5 5 3,75 21 27 14,25 183,816 1 7 45 93 3070

8 1 İN SE 10B 9 10 6,50 8 5 6,75 1 3 0,25 0 10 -2,50 18 28 11,00 174,121 5 8 52 105 3523

9 52 H 10B 6 3 5,25 5 2 4,50 2 4 1,00 13 9 10,75 173,672 6 9 53 106 3543

10 51 BÜ  N  BE 10A 11 19 6,25 7 13 3,75 2 2 1,50 1 7 -0,75 21 41 10,75 173,472 3 10 54 107 3552

11 57 SU CE 10A 12 18 7,50 6 23 0,25 2 3 1,25 20 44 9,00 168,079 4 11 58 114 3755

12 60 AR KO 10A 7 12 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 5 2,75 13 25 6,75 161,881 5 12 62 120 3947

13 74 BE ÖZ 10A 11 14 7,50 5 19 0,25 1 8 -1,00 1 4 0,00 18 45 6,75 161,316 6 13 63 122 3963

14 0 SE KE 10A 10 20 5,00 8 22 2,50 6 24 0,00 5 25 -1,25 29 91 6,25 160,088 7 14 64 123 3995

15 48 AZ TE 10B 10 15 6,25 3 19 -1,75 1 2 0,50 2 7 0,25 16 43 5,25 156,979 7 15 67 126 4076

16 67 NU TÜ 10 7 22 1,50 2 6 0,50 8 22 2,50 4 15 0,25 21 65 4,75 156,094 1 16 69 128 4097

17 56 ÖZ   YA 10B 7 18 2,50 4 21 -1,25 2 6 0,50 3 14 -0,50 16 59 1,25 145,413 8 17 76 136 4350

18 49 EC KI 10B 9 20 4,00 6 24 0,00 0 29 -7,25 8 22 2,50 23 95 -0,75 139,326 9 18 80 140 4473

19 58 AL Hİ CE 10A 8 21 2,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 6 24 0,00 23 96 -1,00 138,637 8 19 82 142 4480

20 45 10A 5 13 1,75 2 14 -1,50 2 21 -3,25 9 48 -3,00 132,625 9 20 85 145 4528
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 10. SINIF 3. DENEME 20 85 146 4574

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 10,70 9,44 3,36 3,96 2,37 2,58 3,51 1,70 1,68 1,54 1,29 1,90 1,66 1,48 3,55 4,95 2,31 2,60 3,64 1,69 0,88 1,89 0,41 2,07 3,65 1,16 30,74 35,50 21,85 206,600

Okul Ortalaması 9,70 13,95 6,21 1,65 4,50 0,52 1,65 4,70 0,48 1,30 2,35 0,71 1,25 2,15 0,71 1,85 7,10 0,08 0,95 4,35 -0,14 0,90 2,55 0,26 1,30 4,05 0,29 20,55 45,70 9,12 168,640

KATILIMLAR

1 54 ME KE 10B 13 10 10,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 29 33 20,75 203,020 2121

2 47 SE KU 10B 9 8 7,00 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 6 0,50 26 33 17,75 194,507 2562

3 44 ME KI 10B 15 15 11,25 1 7 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 26 38 16,50 190,177 2761

4 64 TB Bİ 10A 12 11 9,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 23 30 15,50 187,411 2910

5 43 SU TO 10A 16 13 12,75 1 0 1,00 2 6 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 22 26 15,50 186,936 2930

6 71 Dİ ŞA 10B 6 9 3,75 2 8 0,00 2 5 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 6 1,50 24 38 14,50 185,210 3008

7 73 SU VAV   11 8 9,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 21 27 14,25 183,816 3070

8 1 İN SE 10B 9 10 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 7 -1,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 174,121 3523

9 52 H 10B 6 3 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 13 9 10,75 173,672 3543

10 51 BÜ  N  BE 10A 11 19 6,25 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 21 41 10,75 173,472 3552

11 57 SU CE 10A 12 18 7,50 4 5 2,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 20 44 9,00 168,079 3755

12 60 AR KO 10A 7 12 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 13 25 6,75 161,881 3947

13 74 BE ÖZ 10A 11 14 7,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 18 45 6,75 161,316 3963

14 0 SE KE 10A 10 20 5,00 3 7 1,25 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 4 6 2,50 0 10 -2,50 1 9 -1,25 29 91 6,25 160,088 3995

15 48 AZ TE 10B 10 15 6,25 0 5 -1,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 16 43 5,25 156,979 4076

16 67 NU TÜ 10 7 22 1,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 8 22 2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 21 65 4,75 156,094 4097

17 56 ÖZ   YA 10B 7 18 2,50 1 7 -0,75 2 7 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 6 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 8 -1,00 16 59 1,25 145,413 4350

18 49 EC KI 10B 9 20 4,00 3 7 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 29 -7,25 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 23 95 -0,75 139,326 4473

19 58 AL Hİ CE 10A 8 21 2,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 23 96 -1,00 138,637 4480

20 45 10A 5 13 1,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 10 -2,50 0 6 -1,50 2 5 0,75 9 48 -3,00 132,625 4528
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 10. SINIF 3. DENEME 20 85 146 4574

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,12 10,70 9,44 3,36 3,96 2,37 2,58 3,51 1,70 1,68 1,54 1,29 1,90 1,66 1,48 3,55 4,95 2,31 2,60 3,64 1,69 0,88 1,89 0,41 2,07 3,65 1,16 30,74 35,50 21,85 206,600

Okul Ortalaması 9,70 13,95 6,21 1,65 4,50 0,52 1,65 4,70 0,48 1,30 2,35 0,71 1,25 2,15 0,71 1,85 7,10 0,08 0,95 4,35 -0,14 0,90 2,55 0,26 1,30 4,05 0,29 20,55 45,70 9,12 168,640

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU VAV 73   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 9,00 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,25 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 -1,50 0,48 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 5 14 1,50 5 1,50 2,42 6,85

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,00 -0,14 1,69

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,26 0,41

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,75 0,29 1,16

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 3,75 0,41 3,26

Toplam: 120 21 27 14,25 12 14,25 9,12 21,85

TYT Türkçe aDBDB B  e d DcA  CB   dBbe Bb

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal  cd   Ed  ce bdcb   EeDCaadB b

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Fen eDCbb d             E  A D a  

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 2 0 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 3 17
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 2 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 6 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 2 4 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 2 1 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NU TÜ 67 10

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 22 1,50 5 1,50 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,75 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 -0,25 0,48 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 2 6 0,50 2 0,50 2,42 6,85

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 2,50 0,08 2,31

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -2,50 -0,14 1,69

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,50 0,26 0,41

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,25 0,29 1,16

TYT Fen 30 4 15 0,25 1 0,25 0,41 3,26

Toplam: 120 21 65 4,75 4 4,75 9,12 21,85

TYT Türkçe deaaceBcaCeadDeedddcBabdBc CBd

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal  a E      caEb  bd            

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik eAadDbebeAaacaadeBEbdABDbdccbc

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen ebddeeeaaaaCDEb       a   B bc

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
ŞİİR 6 2 4 33
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 1 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 5 10 33
FONKSİYONLAR 15 3 12 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 8 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 3 2 30

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 3 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
45 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 13 1,75 6 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 2 14 -1,50 -5 1,19 2,42 6,85

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 2 21 -3,25 -11 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 9 48 -3,00 -3 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe BbaD bccEC b c A   d eb a d  e

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal    bd  de  bcd Dbc  E bbe de  

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Fen aeabeecadddb c  ac dcD d aBe d

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 2 17
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 8 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 6 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 4 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AL Hİ CE 58 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 23 96 -1,00 -1 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe bB dadCeBcceCcAADadcbEdcdeccac

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal acdaAdEdcedeebadeEbeDbcedbceCc

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik EaaabCaedaaaacbceecddeCdaDcbde

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen eddcaeddDcacacaDaDaccbCdadABea

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 2 4 33
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 2 6 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 9 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 2 13 13
FONKSİYONLAR 15 2 13 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 1 7 13

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 2 8 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 3 5 38
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AR KO 60 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 1 4 0,00 0 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 1 0 1,00 10 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 13 25 6,75 6 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe dcB Bed ECBa eeAbC  d  a    ee

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal   e    A    d         a      a

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik e         c     b     B      d

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen  ed A e         D   a B   Ba  

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 2 3 33
DESTAN/EFSANE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 1 2 7
FONKSİYONLAR 15 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 1 3 13

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 2 1 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE ÖZ 74 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 5 19 0,25 1 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 18 45 6,75 6 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe AB cD dedaBbCEAcDad CEcaedD e 

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal abdbdca E EbBab  dbaebeedEAe  

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik cbde ae  edE                  

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen               d          ce bE

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
ŞİİR 6 2 3 33
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 5 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 1 8 7
FONKSİYONLAR 15 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜ  N  BE 51 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 7 13 3,75 13 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 1 0 1,00 10 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 21 41 10,75 9 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe dDaDadccEaBCaaeccaCBdBeCBedCed

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal cbebd  A Bcba CD    E DdaaCd b

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik  A        d   E      c        

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen c  c     a    D     d  e  e a 

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
ŞİİR 6 2 4 33
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 0 5 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 3 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 0 1 0
FONKSİYONLAR 15 2 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE KE 0 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 8 22 2,50 8 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 4 6 2,50 25 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 29 91 6,25 5 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe BcaDeaaeEdBbecAAdCaBadbeBadbdA

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal edCdEAacbaeabeCDcdAEbebaabaacE

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik edadccbCDbddadbbbBdCebBbbAacba

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen aaCAeCeadCcbedbbbdcbccdAcedbcd

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 2 4 33
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 3 5 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 4 11 27
FONKSİYONLAR 15 2 13 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 3 5 38

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 10 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 7 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU CE 57 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 6 23 0,25 1 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,11 0,08 2,31

Toplam: 120 20 44 9,00 8 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe ABbADdbDBccdecAcaddBdEecdBDBee

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal dcAEcbcCE bAdabdecaecbadcaeaaD

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik aCB    dc                     

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 3 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 1 5 17
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 3 4 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 9 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 2 3 13
FONKSİYONLAR 15 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU TO 43 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 3 6 1,50 5 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 1 0 1,00 10 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 22 26 15,50 13 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe ABCADdCaaceCCcAcDCdBeEAad DBee

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal       E     dbbCbEac          

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik aCB    dc                     

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen                 E   de c  b   

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 3 50
DESTAN/EFSANE 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 0 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 2 3 13
FONKSİYONLAR 15 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 0 4 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TB Bİ 64 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 6,31 6,21 9,44

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,67 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 0,50 0,48 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 -0,17 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,19 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 7 7 5,25 18 1,19 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,11 0,08 2,31

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,28 -0,14 1,69

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,17 0,26 0,41

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,22 0,29 1,16

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 -0,22 0,41 3,26

Toplam: 120 23 30 15,50 13 7,39 9,12 21,85

TYT Türkçe bBCADBbeBcebCEA a   C Ae  ccaB

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal  e  Adb  BE BD   b   dD   cBd 

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik E a   a  B da     be          

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen   d b  d  b             aeA  E

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
ŞİİR 6 1 1 17
DESTAN/EFSANE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 2 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 1 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 2 4 13
FONKSİYONLAR 15 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 2 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZ TE 48 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 0 5 -1,25 -13 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 3 19 -1,75 -6 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 16 43 5,25 4 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe ABCAaBbbdcBb aAea aBe AB aa bd

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal  a  bdd d bAcebCcEdabde  a ebc

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik    a                      B  b

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen a  Bd  C a    e b     b e     

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 1 4 17
DESTAN/EFSANE 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 0 5 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 0 1 0
FONKSİYONLAR 15 1 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 2 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Dİ ŞA 71 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 24 38 14,50 12 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe A  Aa  ccdebCcAA   Be       c 

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal aceadEEddeEc be  EacDbD EEAaC 

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik E                    D  a     

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen ea c e dD   Ea  aD  ccadbdABD 

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 5 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 2 1 33
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 2 6 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 1 0 7
FONKSİYONLAR 15 1 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 1 3 13

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 2 2 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 2 6 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC KI 49 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 0 29 -7,25 -24 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 23 95 -0,75 -1 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe decDcdecdeBdCDAAbdeBadeCBade d

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal cdacEAaccBabcbCbeBdadebbeaCadd

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik edbacdeaabdbae ebacedbcadbcaed

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen dDCdeCBaddabbEDdccdeEedAcacbcb

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 2 67
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 2 6 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 0 15 0
FONKSİYONLAR 15 0 14 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 4 4 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 2 8 20

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 7 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H 52 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 5 2 4,50 15 3,97 2,42 6,85

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 2 4 1,00 3 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 13 9 10,75 9 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe dc A   e      AA   B      D D 

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal                  E  DC e E aC 

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Fen      e          E        b Bbc

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 0 33
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 0 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 1 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İN SE 1 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 8 5 6,75 23 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 0 10 -2,50 -8 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 18 28 11,00 9 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe aeB    c eBd D AE Ce   bBedCdA

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal cEC EA               eDCDaCde 

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik Dbdc                          

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen c a b daebce d                

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 1 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 2 0 100
ŞİİR 6 2 2 33
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 4 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 0 0 0
FONKSİYONLAR 15 1 3 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 5 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME KE 54 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 29 33 20,75 17 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe bBCAD CcccBCCdA a bBeb   BD De

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal ac acE ec d Bbe ed  DCDCEEABC 

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik E           e      B          

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen    cebdC e c    b   dbb  A d E

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 2 3 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 1 3 17
DESTAN/EFSANE 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 5 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 1 1 7
FONKSİYONLAR 15 1 0 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 1 5 13

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 4 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME KI 44 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 26 38 16,50 14 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe BDdDeeabbaBdCaAAabCeBBeaBDACBc

Cevap Anahtarı B BDBDBCBAECBCCDAAECCBBBDCBDACBA

TYT Sosyal ecCbdeae   dE  be  EdeDCc C Aa

Cevap Anahtarı B BECEEAEADBDCEACDDBAEECDCDDCBAE

TYT Matematik b  B                          

Cevap Anahtarı B DACBDECCDABEDCEADBECBABDCADBCE

TYT Fen a C bdB  a   E          ee a d

Cevap Anahtarı B BDCAACBBBCBCDEDCDEECEDBAADBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 3 50
DESTAN/EFSANE 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 6 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 3 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 0 0 0
FONKSİYONLAR 15 1 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 2 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 1 0 10

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 0 4 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ   YA 56 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 18 2,50 8 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 4 21 -1,25 -4 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 3 14 -0,50 -2 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 16 59 1,25 1 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe Ac AeBCbc Bb cAdcaa abAad cabe

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal ccecAbce  Ecaaee Eeeebce ac Cc

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik dd D dcBc    c                

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen  ccB b       cbeE   ececceAde 

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 3 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 0 5 0
DESTAN/EFSANE 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 1 5 13

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 2 6 13
FONKSİYONLAR 15 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 1 2 13

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 1 3 10

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 1 7 13
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE KU 47 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 6,33 6,21 9,44

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,39 0,52 2,37

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,75 0,48 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 0,71 1,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,36 0,71 1,48

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 3,97 2,42 6,85

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,22 0,08 2,31

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,14 -0,14 1,69

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,47 0,26 0,41

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,08 0,29 1,16

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 0,69 0,41 3,26

Toplam: 120 26 33 17,75 15 10,78 9,12 21,85

TYT Türkçe ee AD be  BC  Aea  Be  d  DBD 

Cevap Anahtarı A ABCADBCDBBBCCEAADCCBCEABCBDBDB

TYT Sosyal acdbAE  EcE d D  E eeCDC EAeCa

Cevap Anahtarı A BDAEAEECEBEABDDCAECDDCDCEEABCD

TYT Matematik             a                 

Cevap Anahtarı A ECBDACDBABCEBDAECDEBADCCEDBCAD

TYT Fen bea    de C EbaDd   cca  cABec

Cevap Anahtarı A CBBBCAACDBCEEDCDEDCBADCBDAABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 3 17
DESTAN/EFSANE 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 8 3 3 38

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 15 0 1 0
FONKSİYONLAR 15 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 8 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10 3 3 30

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 8 2 4 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 2 0 2 0
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